04/03/2024, 08:17 Roundcube Webmail :: RE: EMPENHOS 2119 A 2121/2024

Assunto  RE: EMPENHOS 2119 A 2121/2024 .
De ferraz servicos <ferrazservicosterceirizados@hotmail.com> IC)UI‘JC)CUO&
Para Dpto de Compras - Prefeitura de Matelandia <compras@matelandia.pr.gov.br>
Data 01/03/2024 17:12
e ANEXO III - CNAE 8219-09-99.pdf(~69 KB)
Boa tarde Andrei tudo bem,
O CNAE utilizado na emissdo da NFS-e enquadra-se no anexo lll, estando assim dispensado da retengdo conforme segue abaixo :
SIMPLES NACIONAL - Estdo dispensados da retengdo previdenciaria os prestadores de servigos optantes pelo Simples Nacional, nos Anexos |, Il, lll e, V, na forma

do artigo 167 da IN RFB n° 2.110/2022. Em excegdo, devem ser observadas as regras trazidas nesta ferramenta para as empresas optantes pelo Simples Nacional
enquadradas no Anexo IV, conforme o artigo 166 da IN RFB n° 2.110/2022.

Qualquer duvida estamos a disposigdo,
Atenciosamente,
Claudemir

FERRAZ SERVICOS TERCEIRIZADOS

CNPJ: 35.224.259/0001-09

(45) 99996-7533 WATTS UP

EMAIL: ferrazservicosterceirizados@hotmail.com

De: Dpto de Compras - Prefeitura de Matelandia <compras@matelandia.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 1 de margo de 2024 15:59

Para: ferraz servicos <ferrazservicosterceirizados@hotmail.com>

Assunto: Re: EMPENHOS 2119 A 2121/2024

Boa tarde.

Referente a retengdo de INSS, vocés fazem no prépio municipio ou fazem na Nota Fiscal?

Cordialmente; ANDREI.

Departamento de Compras

Prefeitura do Municipio de Mateldndia - PR

CNPJ: 76.206.465/0001-65

Av. Duque de Caxias, n°® 800 | Centro | CEP: 85.887-000
Fone:(45) 3262-8350 Fone:(45) 3262-8367

Em 01/03/2024 13:45, ferraz servicos escreveu:
Boa tarde Prezada Karla tudo bem?

Conforme enviado segue as notas fiscais referente as prestagdes de servigo de recepcionistas para receber faturamento referente aos servigos prestados no més
de Fevereiro/2024.

Também encaminho demais documentos referente as prestagGes de servigo.
DADOS CONTA PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG: 3270-0

C/C: 43.600-3

FERRAZ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.

BANCO SICOOB

AG: 4343

C/C: 56746-9

FERRAZ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.

RESP: Claudemir Rodrigues de Souza

SOLICITO CONFIRMAGAO DESTE E-MAIL POR FAVOR.

Qualquer duvida estamos a disposigdo, segue meu Watts up para informag&es (45) 99996-7533
Atenciosamente,

Claudemir

FERRAZ SERVICOS TERCEIRIZADOS
CNPJ: 35.224.259/0001-09

https://webmail.matelandia.pr.gov.br/cpsess7135617110/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=1& uid=136438&_ mbox=INBOX&_ action=print...
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(45) 99996-7533 WATTS UP
EMAIL: ferrazservicosterceirizados@hotmail.com

De: Dpto de Compras - Prefeitura de Mateldndia <compras@matelandia.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 10:45

Para: ferrazservicosterceirizados@hotmail.com <ferrazservicosterceirizados@hotmail.com>
Assunto: EMPENHOS 2119 A 2121/2024

ola!

Segue em anexo nota de empenho e COMUNICADO SOBRE RETENGAO DE IMPOSTO DE RENDA para fornecimento de produtos ou servigos col
Na emisséo da nota fiscal favor informar o nimero do empenho.

Os arquivos digitais das notas fiscais eletronicas podem ser enviados para este e-mail ou aquele indicado pelo 6rgao requisitante.

Atentar para emisséo da nota fiscal com CNPJ do Municipio de Matelandia (76.206.465/0001-65).

Ao responder esse e-mail, favor manter o nimero da(s) nota(s) de empenho no assunto.

Favor Confirmar recebimento.

Cordialmente;

Karla

Departamento de Compras

Prefeitura do Municipio de Matelandia - PR

CNPJ: 76.206.465/0001-65

Av. Duque de Caxias, n°® 800 | Centro | CEP: 85.887-000
Fone:(45) 3262-8350 Fone:(45) 3262-8367
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